
Assunto RE: edital 90085
De Casa Hidraulica Cascavel. <casahidraulicacascavel@hotmail.com>
Para licitacao@mercedes.pr.gov.br <licitacao@mercedes.pr.gov.br>
Data 09-01-2025 17:38

BOA TARDE 
SOLICITAMOS PLANILHAS FORMALIZADA COM TODOS OS ITENS NECESSARIOS PARA A EXECUÇAO
COMPLETO DO SISTEMA DE PREVENÇAO DE INCENDIO E ALARME,APOS ANALIZE DOS ORÇAMENTOS
FORNECIDOS PELA FAZE CINTERNA DO PROCESSO,CONSTATAMOS QUE EXXISTEM VARIOS ITENS NO
PROJETOS QUE NAO FORAM ORÇADOS PORTANTA COMO FICAM ESSES ITENS QUE NAO ESTAO ORCADOS
,FALTA MUITO MATERIAL PARA EXECUTAR A OBRA: 
ALEM DE QUE SERIA NECESSARIO FORMALIZAR UMA PLANILHA PELO DEPTO DE ENGENHARIA QUE
COMPTEMPLAM TODO OPROJETOS.
TEMOS DIVERGENCIOA EN QUANTITATIVO DE MATERIAS COMO ,
CONEX~~OES ,PARTE ELETRICA ,ABERTURA DE VALAS,E FECHAMENTO,ENVELOPAMENTO DE CAIXA DE
AGUA PREVISTA NAS NORMAS DOS BOMBEIROS,PADRAO DE ENERGIA INDIVIDUAL,FITA PARA PROTEÇAO
DA TUBULAÇAO ENTERRADO,

OUTRO ITEM IMPORTANTE SERIA O CALCULO DO BDI QUE DEVERIA CONSTAR EM PLANILHA.

SENDO ASSIM IREMOS SOLICITAR A IMPUGNAÇAO DO EDITAL .

A EMPRESA SE COLOCA A DISPOSIÇAO PARA AUXILIAR E FORMALIZAR UMA PLANILHA CORRETO PARA QUE
NAO HAJE NADA DE ADITIVO.

FICAMOS NO AGUARDO;

FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO

De: licitacao@mercedes.pr.gov.br <licitacao@mercedes.pr.gov.br>
Enviado: segunda-feira, 6 de janeiro de 2025 10:34
Para: Casa Hidraulica Cascavel. <casahidraulicacascavel@hotmail.com>
Assunto: Re: edital 90085
 
prezados, bom dia.

O que o Sr. solicita não é a planilha de custos e sim os orçamentos para
formação de preços, se tivesse sido mais claro desde o inicio já
teríamos encaminhado.

Os documentos que o Sr. se refere estão à partir da pagina 15 do
documento que segue em anexo.

At.te
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Em 06-01-2025 10:04, Casa Hidraulica Cascavel. escreveu:
> bom dia
>  e obrigatorio a planilha de relaçao dos itens que serao utilizados
> para a execuçao da obra ,se nao a planilhas como chegaram no valor de
> 128.28/2,65 reais no custo da obra preciso da relaçao do material a
> ser utilizado na obra
>  ficamos no aguardo
>
> -------------------------
>
> De: licitacao@mercedes.pr.gov.br <licitacao@mercedes.pr.gov.br>
> Enviado: terça-feira, 31 de dezembro de 2024 07:38
> Para: Casa Hidraulica Cascavel. <casahidraulicacascavel@hotmail.com>
> Assunto: Re: edital 90085
>
> Não há planilha de custos.
>
> Em 30-12-2024 12:25, Casa Hidraulica Cascavel. escreveu:
>> BOA TARDE
>>  NAO VEIO AS PLANILHAS DE CUSTO DA OBRA
>>
>> -------------------------
>>
>> De: licitacao@mercedes.pr.gov.br <licitacao@mercedes.pr.gov.br>
>> Enviado: sexta-feira, 27 de dezembro de 2024 07:51
>> Para: Casa Hidraulica Cascavel. <casahidraulicacascavel@hotmail.com>
>> Assunto: Re: edital 90085
>>
>> Em 26-12-2024 13:58, Casa Hidraulica Cascavel. escreveu:
>>> boa tarde solicitamos as planilhas referente ao edital pois nao
>>> constam na plataforma
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